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Landzonetilladelse til liggende ilttank til dambrug på Herreds-
vejen 65, 9632 Møldrup  
 
Viborg Kommune har behandlet ansøgning af 21. maj 2025 om landzonetilladelse 
til at opstille en ilttank til dambruget på selskabets ejendom matr.nr. 1o Hørup By, 
V. Bjerregrav, Herredsvejen 65, 9632 Møldrup. Det er ikke en landbrugsejendom.  
 
Kommunen har den 15. december 2025 modtaget revideret ansøgning dateret 10. 
december 2025. Der søges om en liggende tank i stedet for en stående tank, som 
foreslået af kommunen, da landskabet er klassificeret som sårbart overfor høje 
genstande. 
 
Tanken søges opstillet vest for dambrugets slambed, 78 m nord for nærmeste 
bygning (klækkehus). Tankens dimensioner er: længde: 4,6 m; højde: 2,0 m, 
bredde 1,6 m, svarende til maksimal højde over terræn på 2,1 m inkl. fundament. 
Tanken er hvid og indhegnes af 2 m højt trådhegn med aflåst låge. Tanken opstil-
les på et rektangulært fundament på 6,6 m x 4,5 m.  
 

Afgørelse 
Kommunen meddeler hermed landzonetilladelse til det ansøgte, jf. planlovens § 
35, stk. 1. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen på 4 uger er udløbet. En 
landzonetilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er 
meddelt eller ikke har været udnyttet i 5 år. 
 
Landzonetilladelsen bliver offentliggjort i dag den 18. december 2025 på hjemme-
siden viborg.dk/Indflydelse  
 
Det er en forudsætning, at den liggende ilttank placeres og anvendes som oplyst. 
 
Det hermed tilladte kræver også miljøgodkendelse og byggetilladelse. Kommunen 
kan tidligst afgøre en byggesag efter udløb af klagefristen for den hermed med-
delte afgørelse, og kun hvis der ikke er klaget. 
 
Der gælder følgende vilkår for tilladelsen:   
• Ilttanken skal være fjernet senest ½ år efter, at den ikke længere anvendes til 

iltning på dambruget. 
 
Vilkåret stilles for at sikre mod overflødige tekniske anlæg i det åbne land. 
 

Begrundelse 
Ejendommen ligger i landzone, er ikke en landbrugsejendom, og det ansøgte op-
føres ikke i tilknytning til ejendommens bygninger. Derfor kræves tilladelse efter 
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planlovens § 35. Formålet med landzonebestemmelserne er bl.a. at hindre spredt 
bebyggelse i det åbne land og at sikre en klar grænse mellem by og land. Bestem-
melsen skal sikre, at byudvikling sker, hvor kommuneplanen åbner mulighed for 
det. Sigtet er at forbeholde det åbne land til jordbrugserhvervene og at tilgodese 
landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier samt at undgå miljøkon-
flikter. Samtidig skal planloven bidrage til at gøre landdistrikterne levedygtige. 
 
Ejendommen ligger vest for Bjerregrav i et lavtliggende område, som er en del af 
et større område, der i kommuneplanen er beskrevet som et bevaringsværdigt 
landskab. 
 
Kommunen vurderer, at selvom tanken ikke er i tilknytning til ejendommens byg-
ninger, er den dog i tilknytning til dambrugets øvrige anlæg. Kommunen har fore-
slået en mere afdæmpet farve af hensyn til indpasning i landskabet, men selska-
bet har redegjort for, at det ikke er praktisk muligt. 
 
Samlet set vurderer kommunen, at der kan meddeles landzonetilladelse til en lig-
gende tank som ansøgt så længe der drives dambrug på ejendommen. Kommu-
nen lægger vægt på, at der er en del slørende beplantning omkring ejendommen. 
 
Vær opmærksom på, at hvis tanken søges udskiftet til en anden tank med andre 
dimensioner, kræves en ny landzonetilladelse. 
 

Yderligere oplysninger 
Naboer er ikke orienteret om ansøgningen, idet vi skønner, at det ansøgte er af 
underordnet betydning for naboerne, jævnfør § 35, stk. 5 i planloven. 
 
Kommunen vurderer, at det ansøgte ikke kan påvirke et internationalt naturbe-
skyttelsesområde væsentligt, jf. habitatbekendtgørelsen. Kommunen vurderer 
desuden, at det ansøgte ikke kan beskadige yngle- eller rasteområder for dyrear-
ter på habitatdirektivets bilag IV eller plantearter på habitatdirektivets bilag IV. 
 
Det ansøgte er indenfor en skovbyggelinje. Ifølge naturbeskyttelseslovens 17, stk. 
2, nr. 5, gælder det, at bebyggelse, campingvogne o.l. i landzone, hvortil der er 
meddelt landzonetilladelse, undtaget fra krav om dispensation fra skovbyggelinje. 
Kommunen skal i behandling af landzonesager indenfor skovbyggelinjen bl.a. va-
retage hensyn til natur og landskab, herunder til skoven som landskabselement og 
til arealer langs skoven som levested for planter og dyr.   
  
Det ansøgte er ca. 70 m fra skov. Det vurderes at en liggende tank ikke påvirker 
skoven som landskabselement eller skovbrynet og nærmeste arealer langs skoven 
som levested for dyr og planter. 
 
Vi har med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning. Afgørelsen til-
sidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler. 
 
Klagevejledning 
Ifølge planlovens § 58 kan landzoneafgørelser påklages til Planklagenævnet. Ifølge 
planlovens § 59 er ministeren med ansvar for planloven og enhver med retlig inte-
resse i sagens udfald klageberettiget. Klageberettiget er desuden landsdækkende 
foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og 
miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 
Ifølge planlovens § 60 skal klage være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at 
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afgørelsen er offentliggjort. Klage indgives via Klageportalen til kommunen, som 
overdrager klagen til Planklagenævnet. En landzonetilladelse må ikke udnyttes før 
klagefristens udløb. Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klage-
nævnet bestemmer andet, jf. planlovens § 60 a. Hvis der klages, får du besked. 
 
Ifølge planlovens § 62 skal søgsmål til prøvelse af afgørelser være anlagt inden 6 
måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.  
 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på Planklagenævnets hjem-
meside naevneneshus.dk. Her kan du læse om klagenævnets sagsbehandling. 
Klage sendes via Klageportalen til kommunen. En klage er indgivet, når den er til-
gængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale gebyr. Kla-
genævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klagepor-
talen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Kla-
geportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen 
sender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan 
imødekommes. 
 
Er der spørgsmål, kan jeg kontaktes på telefon eller e-mail.  
 

Kopi af dette brev er sendt til: 
• Danmarks Naturfredningsforening, dnviborg-sager@dn.dk 
• Friluftsrådet, viborg@friluftsraadet.dk  
• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og viborg@dof.dk 
• Viborg Museum, oldtid@viborg.dk 

 
Med venlig hilsen 

 

Birgit Balle 

Landinspektør 

 

 
Placering markeret med rød prik på oversigtskort, der også viser bevaringsværdige 

landskaber. ©Klimadatastyrelsen og ©Plan- og Landdistriktsstyrelsen 
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Ansøgningens situationsplan. 
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Ansøgningens principtegning. 

 

 


